
CatalogueYearling Seller Buyer Price Not Sold Sold Out

1 NN, by Amadeus Wolf - Under Fire Niels Mathiasson back 52.000        

2 NN, by Moss Vale - Tagula Mon Francisco Castro Trainer C Erichsen, i Komm 37.000         1

3 UDGÅET 1    

4 NN, by Holy Roman Emperor - ScriptureStald Hongkong ApS back 320.000      

5 NN, by Dark Angel - Dorinda Gray Francisco Castro back 50.000        

6 NN, by Moss Vale - Riverbank Niels Mathiasson back 10.000        

7 NN, by Duke Of Marmalade - Mystic MileLight Valley Stud back 82.000        

8 UDGÅET 1    

9 LEGIAL, out Me Legend Jens Jørgen Stounberg back 12.000        

10 MAXILLARIA, out Eliara Eva C S Pettersson no bid

11 NN, by Academy Award - Embattle Stutteri Hjortebo Stald Shaker 85.000         1

12 NN, by Mingun - Haakima York Stutteri NDP ApS 265.000       1

13 SUNDAY NIGHT, out Lime Line Pia Neltoft Bente Østergaard 16.000         1

14 NN, by Academy Award - Richelle Stutteri Nova back 12.000        

15 NN, by Siyouni - Acqualina Beauty Stutteri Hjortebo Stald EKO 85.000         1

16 MR VAN DYK, out Rue D'alsace Ljungstorps Gård AB back 10.000        

17 NN, by Academy Award - Fleur en FleurStutteri Hjortebo back 40.000        

18 CARLA PONTI, out LB Seawing Stutteri Thorskovgaard back 34.000        

19 HEADHUNTER, out Reference Lady Carlsson Racing back 20.000        

20 NN, by Layman - Chilly Dew Morten Myhre Kjems Racing 28.000         1

21 MR METALLICA, out My Dock Mathias Schildt Stall Flimmer 10.000         1

22 NN, by Academy Award - Lois Stutteri Hjortebo Stald Seaside I/S 74.000         1

23 WINDY, by Academy Award - Cow GirlStald Jupiter, Bøgely & Westerbergback 40.000        

24 MUSCARELLA, out Lagavulin Eva C S Pettersson back 15.000        

25 UDGÅET 1    

26 MR AVICII, out Bubbles Jinx Stall Foursome HB no bid

27 MILTONIA, out Gone Fast Eva C S Pettersson back 45.000        

28 CARA BLANCA, out Mariee Celebre JP Long HB Nya Malmö List AB 18.000         1

29 MIN ØJESTEN, out Fine Paladine Stutteri Poulsensminde back 18.000        

30 NN, v.Special Quest - All For Love Berner Olsen Akinita Group AB 12.000         1

31 GLORIAS EXPRESS, out Steel ExpressPer Pålsson back 16.000        



32 FAST BUCK, out Snap Drive JP Long HB Stall Gammeldansk 120.000       1

33 MONIXUS, out Isabel Grace Eva C S Pettersson Tony Oscarsson 20.000         1

34 NN, by Academy Award - Starving Stutteri Hjortebo Trainer C Erichsen, i Komm 60.000         1

35 NN, by Special Quest - La Sabana Berner Olsen Stald 5 Stars 30.000         1

36 UDGÅET 1    

37 NN, by Bosun's Watch - Queen Mambo Morten Nielsen back 10.000        

38 ZAPATA ZAID, out Nashida Jan Johansson P Wahl Racing AB, i Komm 22.000         1

39 NN, by Special Quest - All Grey Berner Olsen Trainer Bent Olsen, i Komm 50.000         1

40 BLADE IBSON, out Sarabi Anders Hansson no bid

41 NN, by Zebedee - Peggy Guggenheim Stengården I/S back 38.000        

42 NN, by Special Quest - Danseuse Et Toi Berner Olsen Trainer K. Stenefeldt 15.000         1

43 NN, by Mingun - Inger's Lady Francisco Castro Akanita Group 42.000         1

44 NN, by Special Quest - Polmara Stengården I/S no bid

45 GLORIOUS CHOICE, out Falcons ChoiceFalkbolagen AB no bid

46 NN, by Academy Award - Chalet Morten Nielsen back 10.000        

47 NN, by Academy Award - Diamond of YorkStutteri Hjortebo back 30.000        

48 UDGÅET 1    

49 NN, by Mingun - Nova Zembla Stald Jupiter, Bøgely & WesterbergStald Shaker 48.000         1

50 UDGÅET 1    

51 ZILVA ZAID, out Zambi Zaid Jan Johansson Trainer Bettina Wilson 20.000         1

52 MY PEARL, out Top Pearl Stork, J&P Knudsen & Nielsen Akinita Group AB 10.000         1

53 NN, by Academy Award - Pianella Stutteri Hjortebo back 20.000        

54 NN, by Academy Award - Autarcie Stutteri Hjortebo Lars Kelp 15.000         1

55 NN, by Special Quest - All Right Berner Olsen Stald Hong Kong 110.000       1

56 MRS RHIANNA, out Gold and Grey Ljungstorps Gård AB Træner K. Stenefeldt 40.000         1

57 UDGÅET 1    

58 NN, by Strategic Prince - Look That ChickJP Long HB Lars Kelp 110.000       1

59 MONANTHOS, out Irish Blues Eva C S Pettersson Stall Direkt 90.000         1

60 GLORY HALLELUJAH, out Irish CornerFalkbolagen AB4 Hanna Örting 25.000         1

61 MRS LI, out Moonshine Delight Ljungstorps Gård AB & Scan Ressourceno bid

62 BERNHARD, out Cut So Sharp Poul Kemp Andersen Beatrice Marsing 45.000         1

63 NN, by Mingun - Mummy's Lodge Francisco Castro Stald Ras 100.000       1



64 COCCO SHANEL, out Cocco Pio Light Valley Stud NDP ApS 85.000         1

65 NN, by Mingun - Lois Lane NVA Racing back 55.000        

66 TILBAGE 1    

67 ZOFI ZAID, out La Petite Chinoise Jan Johansson Træner Tommy Gustafsson 250.000       1

68 SWING THAT TIME, out Mitime Håkan Birger back 15.000        

69 TILBAGE Stutteri Hjortebo 1    

70 LINCOLN, out Coolmore Rocks Cat Racing Trainer T Mortensen, i Komm 22.000         1

71 NN, by Academy Award - Awesome MissStutteri Hjortebo Lone & Jens Westh 40.000         1

72 TILBAGE 1    

73 NN, by Mingun - Ojos Del Salado Francisco Castro back 25.000        

74 MALALA, out Capitana Buck Racing AB Peter Jardby 45.000         1

75 LAKE SELINA, out Lake St Clair Reuterskiöld HB & Westman HB back 140.000      

76 UDGÅET 1    

77 MR FUN, out Zoophia Ljungstorps Gård HB no bid

78 MECOSA, out Catella Eva C S Pettersson Trainer Bent Olsen 16.000         1

79 NN, by Primatico - Jolie Fleur Berner Olsen Rolenca AB 20.000         1

80 NN, by Academy Award - Achambra Stutteri Hjortebo JC Horseracing 22.000         1

81 NN, by Academy Award - Jambalaya Stutteri Hjortebo back 22.000        

82 ZANA ZAID, out Zoogina Zaid Jan Johansson Ekedals Jordbruk 20.000         1

83 MRS LOREEN, out Irish Dolly Ljungstorps Gård AB back 15.000        

84 DOUBLE CAT, out Primecat Olle Mattsson Stall Gråsten 20.000         1

85 NN, by Academy Award - Pull The PlugCat Racing Stald Ras 250.000       1

86 SAGITTA, out Rosetta Angela & Helene Thornberg back 10.000        

87 TEA BISCUIT, out Araar Irja Solner Wittsell Marcus Bergman 10.000         1

88 HOPE SOLO, out Munay Ulf Sjöholm Trainer Bent Olsen  100.000       1

89 NN, by Special Quest - Val De Flores Preben Ahl & Jim Allen back 40.000        

90 MR COLDPLAY, out Abbielou Ljungstorps Gård AB Flemming Christensen 10.000         1

91 NN, by Academy Award - Blizzard QueenStutteri Hjortebo JC Horseracing 50.000         1

92 MR SOUND, out Red Double Ljungstorps Gård HB Clara Hammarling 10.000         1

93 NN, by Desert Style - Wafter Berner Olsen back 15.000        

94 NN, by Verglas - Una Hora Francisco Castro Jan Marttorp 200.000       1

95 MIRAKULIX, out Mette-Marit Per Pålsson no bid



96 UDGÅET 1    

97 HALL OF FAME, out Costumier Måleri & Fasad Ltd UK filial back 12.000        

98 NN, by Academy Award - Liffey Moon Stutteri Hjortebo E Gautier 30.000         1

99 NN, by Academy Award - Aube D'irlandeStutteri Hjortebo Stall Trick or Treat 140.000       1

2.942.000    48 12  

2012 2013

Fremstillede åringer 64 87                                      

I alt solgt 36 48

Samlet omsætning 1.966.000                                      2.942.000                          

Gennemsnitspris 54.611                                           61.292                               

2012 er i DKr

2013 er i SEK


